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Setor de Licitação | P.M. Fartura/SP

De: Setor de Licitação | P.M. Fartura/SP <setordelicitacao@fartura.sp.gov.br>

Enviado em: terça-feira, 24 de maio de 2022 16:56

Para: 'Ronivaldo Santos'

Assunto: RES: Pedido de Esclarecimentos ao Tomada de Preços nº 006/2022

Boa tarde 
Após consulta ao Setor Técnico, seguem as respostas: 
 

1) Mão de obra está embutida no valor dos itens? Sim, está incluso. 
2) De quem será a responsabilidade pelo fornecimento de tal braço já que não compõem a 
planilha orçamentária? Os braços já existem. Serão trocadas somente as luminárias. 
3) De quem será a responsabilidade do fornecimento? Já está incluso no valor da obra o 
fornecimento de conector. Será de responsabilidade do licitante vencedor. 
4) Será 4000 ou 5000K? Está especificado no Memorial Descritivo, página 7. Aparelho de 
iluminação de LED Pública 150W 5000K  
 
___________________________________ 
At.te. Samantha Rosolen | Setor de Licitações 
Telefone: (14) 3308-9303 
  

 

  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA 
CNPJ 46.223.707/0001-68 
Praça Deocleciano Ribeiro, 444, Centro 
CEP 18870-011 - Fartura/SP 
Telefone: (14) 3308-9300 
  

*Favor confirmar o recebimento deste e-mail (com identificação de quem recebeu)* 

 

De: Ronivaldo Santos <ronivaldo.santos@engeluz.com.br>  
Enviada em: segunda-feira, 23 de maio de 2022 14:55 
Para: setordelicitacao@fartura.sp.gov.br 
Cc: Rivail <rivail.feliciano@engeluz.com.br> 
Assunto: Pedido de Esclarecimentos ao Tomada de Preços nº 006/2022 
Prioridade: Alta 
 
Boa tarde! 
 
No Edital Item “3.1. Os esclarecimentos administrativos e técnicos eventualmente considerados indispensáveis para 
apresentação da DOCUMENTAÇÃO e formulação das PROPOSTAS poderão ser obtidos pelos interessados na sede da 
Municipalidade, no endereço supra, ou pelos telefones (14) 3308-9332 (Setor de Licitações) ou 3308-9300 (Setor de 
Engenharia).” Tentamos contato com o setor de engenharia para pedir esclarecimentos pelo telefone indicado no 
edital e não obtivemos êxito por esse motivo pedimos tais esclarecimentos via e-mail   
 
Segue em anexo pedido de esclarecimento edital supracitado. 
 
*             FAVOR CONFIRMAR RECEBIMENTO 

 
Grato pela atenção 
 
Solicitamos  
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ISO 9001 | ISO 14001  

Ronivaldo José dos Santos 

Gestor de Projetos e Orçamentos 

Engeluz - Unidade Wenceslau Braz 

43 3513-1208 \ 41 99835-0331 

ronivaldo.santos@engeluz.com.br  

 


