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Assunto:
Fwd: Re: Fwd: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO
PRESENCIAL: 6/2022 - SEGURO

De Contratos * Prefeitura Municipal de Fartura/SP <contratos@fartura.sp.gov.br>
Para: <financeiro@viasudesteseguros.com.br>
Data 06/06/2022 14:20

 

 Boa Tarde!

Segue resposta do Gestor ao esclarecimento ref. ao Pregão Presencial n° 06/2022.

 

  

Favor confirmar o recebimento.

Qualquer dúvida estou à disposição.

At.te,

 

Daniela Midéa

Setor de Licitações/Contratos

(14) 3308-9344

AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é
dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário, desde já fica
notificado de abster-se de utilizar a informação contida nesta mensagem de qualquer forma, limitando-se sob as penas
da lei a notificar o remetente e eliminar o seu conteúdo de forma definitiva. Informações transmitidas por e-mail
podem ser alteradas por terceiros, não havendo garantia de que sua integridade foi mantida e que esteja livre de
vírus, interceptação ou interferência, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade com relação ao seu
conteúdo.

 

-------- Mensagem original --------

Assunto::Re: Fwd: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL: 6/2022 - SEGURO
Data:06/06/2022 13:39

De:paulopontes@fartura.sp.gov.br
Para::Contratos * Prefeitura Municipal de Fartura/SP <contratos@fartura.sp.gov.br>

 

Boa tarde

 

Para os Maquinários é solicitado a cobertura de FURTO QUALIFICADO.

 

Obrigado.

--- 
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Paulo Pontes
Setor: Transporte da Educação

Fone: 3308-9323

Celular: 99764-5164

 

 

Em 06/06/2022 13:25, Contratos * Prefeitura Municipal de Fartura/SP escreveu:

 

 Boa Tarde, Paulo!

Por se tratar de questões técnicas, peço que analise o questionamento e responda a empresa o mais breve possível.

 

  

Favor confirmar o recebimento.

Qualquer dúvida estou à disposição.

At.te,

 

Daniela Midéa

Setor de Licitações/Contratos

(14) 3308-9344

AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é
dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário, desde já fica
notificado de abster-se de utilizar a informação contida nesta mensagem de qualquer forma, limitando-se sob as
penas da lei a notificar o remetente e eliminar o seu conteúdo de forma definitiva. Informações transmitidas por e-
mail podem ser alteradas por terceiros, não havendo garantia de que sua integridade foi mantida e que esteja livre
de vírus, interceptação ou interferência, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade com relação ao seu
conteúdo.

 

-------- Mensagem original --------

Assunto::RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL: 6/2022 - SEGURO
Data:06/06/2022 11:18

De:"Via Sudeste - Financeiro" <financeiro@viasudesteseguros.com.br>
Para::<setordelicitacao@fartura.sp.gov.br>, <contratos@fartura.sp.gov.br>

 

Prezados (as) bom dia
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Algum retorno?

 

Grato

 

Carlos Cesar Junior

Telefone: (16) 3442-1559

Celular: (16) 9.9116-6416 (Whatsapp)

CNPJ: 09.620.652/0001-01

Via Sudeste Consultoria

Rua José Borges da Costa, nº 387

Alto da Boa Vista

CEP: 14025-660

Ribeirão Preto-SP

 

De: Via Sudeste - Financeiro <financeiro@viasudesteseguros.com.br>  
Enviada em: quarta-feira, 1 de junho de 2022 10:31 
Para: 'setordelicitacao@fartura.sp.gov.br' <setordelicitacao@fartura.sp.gov.br>; 'contratos@fartura.sp.gov.br'
<contratos@fartura.sp.gov.br> 
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL: 6/2022 - SEGURO

 

Bom Dia Prezados (as)

 

Após análise do edital, solicitamos o esclarecimento abaixo:

 

        Para os Maquinários é solicitado a cobertura de FURTO, ressaltamos que tal cobertura não
resguarda o município em caso de FURTO SIMPLES, ex: operador foi almoçar e deixou o
equipamento no terreno ou rua, se houver o ROUBO o MUNICIPIO estará desamparado.

        Sendo assim questionamos: Devemos considerar para os MAQUINARIOS FURTO SIMPLES e
QUALIFICADO?

        Não é solicitado para MAQUINAS cobertura de VIDROS, porém é uma cobertura extremamente
importante devido seu alto custo de reposição, visto que no mercado ultimamente a uma grande
incidência de serviços de troca de vidros, a máquina operando no trecho urbano, voa uma pedra
e acaba quebrando ou trincando o vidro da cabine.

 

Ressaltamos que tais coberturas não altera o estimado já informado no edital, e sim resguarda
amplamente o MUNICIPIO. Já que somando todas as maquinas o valor ultrapassa R$
1.000.000,00.

 

Só pedimos que se acatado seja publicado uma NOTA DE ESCLARECIMENTO para fins que toda
seguradora fique ciente de tal solicitação.
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Grato
 

Carlos Cesar Junior

Telefone: (16) 3442-1559

Celular: (16) 9.9116-6416 (Whatsapp)

CNPJ: 09.620.652/0001-01

Via Sudeste Consultoria

Rua José Borges da Costa, nº 387

Alto da Boa Vista

CEP: 14025-660

Ribeirão Preto-SP

 


