Setor de Licitacdo | P.M. Fartura/SP

L
De: ENGENHARIA PREF. MUN. DE FARTURA - SP <engenharia@fartura.sp.gov.br>
Enviado em: terca-feira, 14 de junho de 2022 14:11
Para: ‘Setor de Licitagdo | P.M. Fartura/SP
Cc: ac.ltda@uol.com.br
Assunto: RES: Esclarecimento CR 02/2022
Prezados,

Informo que o apontamento da empresa Atlantica esta correto, tratando-se de erro de digitagdo.
O valor considerado sera de 130,35 m? para critério de gualificacio técnica.

De: Setor de Licitagdo | P.M. Fartura/SP [mailto:setordelicitacao@fartura.sp.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 13 de junho de 2022 10:54

Para: 'ENGENHARIA PREF. MUN. DE FARTURA - SP'

Assunto: ENC: Esclarecimento CR 02/2022

Prezadas, bom dia...
Solicito atengdo ao questionamento abaixo, feito pela empresa Atlantica Construgoes.
Devera ser encaminhada copia da resposta para este setor anexar ao processo.

De: Atlantica Construgbes <ac.ltda@uol.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 13 de junho de 2022 10:37

Para: setordelicitacao@fartura.sp.gov.br; contratos@fartura.sp.gov.br
Assunto: Esclarecimento CR 02/2022

Bom Dial

Gostaria de solicitar esclarecimento quanto a qualifica¢do técnica:

No item 11.1.3.1 b.1, Pede apresentagdo de atestado de estrutura pré-moldada de concreto, com quantitativo de
3.244,40m?, quantidade de 50% da planilha orcamentaria. Porém, o quantitativo da planilha é 260,70m?. O valor
que o edital considera, na verdade é o valor (RS) do m? do pré-moldado. Podemos considerar como apresentac¢do de
atestado o valor de 130,35m? de estrutura pré moldada de concreto?

Aguardo retorno.

Atenciosamente

Melina

Atlantica Construgdes
(14)3732-1321
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